Servizio Finanziario Dosolo

Da: Servizio Finanziario Dosolo [serviziofinanziario@comune.dosolo.mn.it]

Inviato: sabato 16 dicembre 2023 08:26

A: 'Comune Dosolo Uff. Protocollo’

Oggetto: preventivo di spesa per fornitura e posa di pellicola oscurante per n. 2 porte Destafani
Adan

Da: Adan destefani coelho [mailto:adancoelho001@gmail.com]

Inviato: venerdi 15 dicembre 2023 21:54

A: Servizio Finanziario Dosolo

Oggetto: Re: richiesta preventivo di spesa per fornitura e posa di pellicola oscurante per n. 2 porte

Salve informo che da quanto richiesto allego il preventivo conforme il richiesto nelle precedenti messaggi;
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Le porte sono 2 uguali

21,8
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41,4

Ciao 270%€ fatturato

Informo che quando si accende la
luce la pellicola perde l'effetto
oscurante e,

sab 2 dic

Buongiorno Adam, se mi passi la tua
mail ti giro 1 dati per predisporre |l
preventivo 1410




Totale preventivato

€270,00 prezzo fatturato finale

Tempo stimato per I'intervento mezza giornata
Garanzia a norma di legge.

Dentro il preventivo sono disponibile le pellicole:
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Ed abbiamo anche il bianco satinato in cui la luce passa ma la privacy comunque viene mantenuta al 100% non si
vedi dentro.

Grazie rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione
Cordiali saluti

Adan Destefani
Windowfilm oscuramento vetri

3298428742

Inviato da iPhone

Il giorno 13 dic 2023, alle ore 12:40, Servizio Finanziario Dosolo <serviziofinanziario@comune.dosolo.mn.it> ha
scritto:

Buongiorno,

chiedo cortesemente preventivo di spesa per la fornitura e la posa di pellicola oscurante per n. 2
porte presso la scuola secondaria di primo grado di Dosolo.

Cordiali saluti.

Roberta Furattini

Responsabile Servizio Finanziario
Comune di Dosolo

Tel. 0375/89573 int. 110

Privo di virus.www.avg.com




